
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KARS KARS MERKEZ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME 24 145 178 12247

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRKÇET.C. İNKILAP TARİHİDİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİKFEN BİLİMLERİ

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16 3 15,07 6 3 5,44 7 2 6,12 6 3 5,55 10 4 8,49 12 6 10,19 58 21 50,86 316,640

Okul Ortalaması 14 4 12,50 4 5 2,54 6 4 4,57 3 3 2,27 3 3 1,55 7 9 4,33 37 29 27,76 212,490

KATILIMLAR

1 125 YAREN ZAN 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 11 5 9,33 13 7 10,67 69 17 63,33 356,400 1 1 14 15 5263

2 44 ELİF ÇLK 8A 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 7 4 5,67 13 7 10,67 63 18 57,01 334,757 2 2 20 21 6075

3 53 FİLİZ BUDAK 8A 18 2 17,33 3 6 1,00 7 3 6,00 5 4 3,67 4 6 2,00 13 4 11,67 50 25 41,67 284,833 3 3 34 36 7973

4 58 HATİÇE OĞUL 8A 19 1 18,67 4 6 2,00 7 3 6,00 2 2 1,33 5 3 4,00 11 8 8,33 48 23 40,33 282,797 4 4 35 37 8054

5 0 ROJDA BİNGEL 8A 18 2 17,33 6 3 5,00 9 1 8,67 8 2 7,33 3 4 1,67 10 7 7,67 54 19 47,67 279,740 5 5 36 38 8175

6 32 SİDAR METİN 8A 15 5 13,33 7 3 6,00 4 6 2,00 1 3 0,00 7 4 5,67 12 8 9,33 46 29 36,33 270,337 6 6 40 42 8473

7 87 SELİN Ş*V POLAT 8A 18 2 17,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 3 1 2,67 8 11 4,33 49 24 41,00 258,510 7 7 42 44 8780

8 0 HAZEL YOONGİ  18 2 17,33 6 4 4,67 3 5 1,33 7 2 6,33 1 3 0,00 9 9 6,00 44 25 35,66 244,210 1 8 52 54 9144

9 89 SUNA DALLI 8A 12 3 11,00 5 1 4,67 4 3 3,00 2 3 1,00 3 2 2,33 7 5 5,33 33 17 27,33 215,717 8 9 69 74 9930

10 0 EBRU ZAN 8A 15 5 13,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 3 3,00 1 6 -1,00 8 11 4,33 38 35 26,33 202,077 9 10 78 86 10287

11 52 FATMANUR DEMİR 8B 14 6 12,00 3 7 0,67 7 3 6,00 5 3 4,00 1 4 -0,33 7 9 4,00 37 32 26,34 199,943 1 11 80 88 10339

12 43 EFECAN BARTİK 8A 14 4 12,67 2 5 0,33 6 4 4,67 1 1 0,67 7 10 3,67 30 24 22,01 196,603 10 12 86 95 10424

13 101 TEZCAN KIZGIN  A 15 2 14,33 6 4 4,67 6 4 4,67 0 5 -1,67 5 5 3,33 32 20 25,33 195,473 1 13 90 100 10453

14 133 YİĞİT BASUT 8A 13 6 11,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 3 1,00 4 5 2,33 6 14 1,33 36 37 23,66 193,710 11 14 91 101 10492

15 35 EBRU CANPOLAT 8A 15 2 14,33 4 6 2,00 6 4 4,67 1 1 0,67 5 12 1,00 31 25 22,67 189,987 12 15 94 104 10589

16 70 MERVE ÖZDEMİR 8A 14 4 12,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 4 1,67 1 4 -0,33 7 9 4,00 31 35 19,34 188,967 13 16 96 106 10614

17 47 HİVDA ZAN 8A 13 7 10,67 3 5 1,33 3 7 0,67 1 5 -0,67 6 8 3,33 26 32 15,33 173,940 14 17 103 116 10984

18 149 YUSUF AYDIN 8A 13 3 12,00 2 8 -0,67 4 5 2,33 0 5 -1,67 4 9 1,00 23 30 12,99 157,173 15 18 113 129 11300

19 45 ENES ÇİÇEK 8A 10 8 7,33 5 5 3,33 4 5 2,33 0 2 -0,67 1 6 -1,00 6 11 2,33 26 37 13,65 151,540 16 19 115 132 11376

20 50 DEREM ŞEKER 8A 4 6 2,00 3 6 1,00 7 3 6,00 2 6 0,00 3 1 2,67 6 12 2,00 25 34 13,67 150,673 17 20 116 133 11388

21 88 SİNEM AGİNEL 8A 10 3 9,00 3 2 2,33 4 5 2,33 0 2 -0,67 1 3 0,00 3 12 -1,00 21 27 11,99 145,947 18 21 122 139 11470

22 81 PINAR URALKAVA 8A 10 5 8,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 2 0,33 2 11 -1,67 25 36 12,99 145,590 19 22 123 140 11474

23 28 BAVER OĞUL 8A 6 6 4,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 4 1,67 0 1 -0,33 7 13 2,67 23 37 10,67 140,640 20 23 124 142 11549

24 800 PINAR ORMAN 8A 10 10 6,67 0 4 -1,33 5 4 3,67 0 2 -0,67 1 0 1,00 3 10 -0,33 19 30 9,01 140,300 21 24 125 143 11551
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SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAZEL YOONGİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,210 316,640 1 8 52 54 9144

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 1 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,33 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 6 4 4,67 47 4,67 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 1,33 4,57 6,12

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,33 2,27 5,55

Matematik 20 1 3 0,00 0 0,00 1,55 8,49

Fen 20 9 9 6,00 30 6,00 4,33 10,19

Toplam: 90 44 25 35,67 40 35,67 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B B +
2 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
3 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
4 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
5 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
6 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D D +
7 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B B +
8 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D D +
9 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
10 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
12 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +
13 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D D +
14 Metnin içeriğini yorumlar. A A +
15 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B B +
16 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
17 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
18 Yazdıklarını düzenler. B D -
19 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C D -
20 Yazdıklarını düzenler. B B +

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( B Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C C +
2 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D D +
3 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B B +
4 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B A -
5 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A A +
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B D -
7 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A A +
8 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D A -
9 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D D +
10 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D A -

DİN KÜLTÜRÜ   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C C +
2 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B C -
3 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A A +
4 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B  b
5 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C A -
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A B -
7 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B C -
8 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D D +
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D A -
10 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A  b

İNGİLİZCE   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A A +
2 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D A -
3 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D D +
4 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C C +
5 Students will be able to exchange information about the Internet. C  b
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C C +
7 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C C +
8 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A D -
9 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +
10 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +

MATEMATİK   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C D -
2 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A  b
3 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B D -
4 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B A -
5 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D  b
6 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
7 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C  b
8 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
9 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C  b
10 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
11 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A  b
12 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D D +
13 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
14 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D  b
15 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B  b
16 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C  b
17 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B  b
18 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B  b
19 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
20 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B  b

FEN BİLİMLERİ   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D A -
2 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A D -
3 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C C +
4 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A B -
5 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D D +
6 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A  b
7 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D  b
8 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B C -
9 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D D +
10 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B C -
11 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C C +
12 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C C +
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D C -
14 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A A +
15 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B B +
16 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L D +
17 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C A -
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B C -
19 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D C -
20 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A A +



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TEZCAN KIZGIN 101  A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
195,473 316,640 1 13 90 100 10453

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 1 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 14,33 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 6 4 4,67 47 4,67 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,67 4,57 6,12

Matematik 20 0 5 -1,67 -8 -1,67 1,55 8,49

Fen 20 5 5 3,33 17 3,33 4,33 10,19

Toplam: 90 32 20 25,33 28 25,33 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B B +
2 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
3 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
4 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
5 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
6 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D  b
7 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B B +
8 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D D +
9 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
10 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
12 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +
13 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D D +
14 Metnin içeriğini yorumlar. A  b
15 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B B +
16 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C B -
17 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
18 Yazdıklarını düzenler. B D -
19 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C  b
20 Yazdıklarını düzenler. B B +

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( B Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C B -
2 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D C -
3 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B B +
4 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B A -
5 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A A +
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B B +
7 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A A +
8 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D D +
9 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D D +
10 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D A -

DİN KÜLTÜRÜ   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C B -
2 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B C -
3 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A A +
4 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
5 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C C +
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A C -
7 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B B +
8 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D C -
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D D +
10 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +

MATEMATİK   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C B -
2 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A B -
3 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B C -
4 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B C -
5 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D  b
6 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
7 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C  b
8 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A C -
9 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C  b
10 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
11 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A  b
12 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D  b
13 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
14 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D  b
15 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B  b
16 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C  b
17 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B  b
18 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B  b
19 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
20 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B  b

FEN BİLİMLERİ   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D C -
2 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A  b
3 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C  b
4 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A A +
5 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D C -
6 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A B -
7 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D  b
8 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B  b
9 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D  b
10 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B  b
11 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C C +
12 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C C +
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D D +
14 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A A +
15 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B C -
16 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L A -
17 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C  b
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B  b
19 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D  b
20 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A  b



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BAVER OĞUL 28 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
140,640 316,640 20 23 124 142 11549

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 6 4,00 20 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 2 8 -0,67 -7 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,65 4,57 6,12

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,96 2,27 5,55

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 1,90 1,55 8,49

Fen 20 7 13 2,67 13 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 23 37 10,67 12 27,10 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D C -
2 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
3 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B B +
4 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D C -
5 Metnin içeriğini yorumlar. A D -
6 Yazdıklarını düzenler. B B +
7 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C  b
8 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A  b
9 Yazdıklarını düzenler. B  b
10 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C B -
11 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C  b
12 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B  b
13 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C D -
14 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
15 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
16 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C  b
17 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D C -
18 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D  b
19 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B  b
20 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( A Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A D -
2 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D C -
3 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D C -
4 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D D +
5 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C B -
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D A -
7 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B C -
8 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A D -
9 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B B +
10 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B C -

DİN KÜLTÜRÜ   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
2 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A A +
3 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +
4 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D D +
5 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D B -
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B C -
7 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C B -
8 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B C -
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A A +
10 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C A -

İNGİLİZCE   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C B -
2 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A A +
3 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B C -
4 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A A +
5 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B A -
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C  b
7 Students will be able to exchange information about the Internet. C  b
8 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D  b
9 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C B -
10 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D D +

MATEMATİK   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B  b
2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B  b
3 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A  b
4 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C  b
5 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C  b
6 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B  b
7 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B  b
8 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B  b
9 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D  b
10 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
11 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
12 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D  b
13 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D  b
14 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A  b
15 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
16 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C D -
17 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B  b
18 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
19 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
20 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C  b

FEN BİLİMLERİ   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D C -
2 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A D -
3 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B B +
4 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C C +
5 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D D +
6 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B B +
7 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B D -
8 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L C -
9 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B B +
10 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D C -
11 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A B -
12 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A D -
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D D +
14 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A C -
15 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D D +
16 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C B -
17 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C A -
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D C -
19 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A B -
20 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C D -



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DEREM ŞEKER 50 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
150,673 316,640 17 20 116 133 11388

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 6 2,00 10 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 3 6 1,00 10 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,65 4,57 6,12

İngilizce 10 2 6 0,00 0 1,96 2,27 5,55

Matematik 20 3 1 2,67 13 1,90 1,55 8,49

Fen 20 6 12 2,00 10 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 25 34 13,67 15 27,10 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D C -
2 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C A -
3 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B C -
4 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D  b
5 Metnin içeriğini yorumlar. A B -
6 Yazdıklarını düzenler. B B +
7 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C B -
8 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
9 Yazdıklarını düzenler. B  b
10 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C B -
11 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C  b
12 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B  b
13 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C  b
14 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A  b
15 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
16 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C  b
17 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D  b
18 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D  b
19 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B  b
20 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( A Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A A +
2 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D C -
3 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D A -
4 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D C -
5 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C B -
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D  b
7 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B D -
8 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A A +
9 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B B +
10 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B D -

DİN KÜLTÜRÜ   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
2 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A D -
3 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +
4 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D B -
5 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D D +
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B B +
7 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C C +
8 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B B +
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A D -
10 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C C +

İNGİLİZCE   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C  b
2 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A A +
3 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B A -
4 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A C -
5 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C D -
7 Students will be able to exchange information about the Internet. C B -
8 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D  b
9 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C D -
10 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D A -

MATEMATİK   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B B +
2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B  b
3 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A  b
4 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C C +
5 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C C +
6 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B  b
7 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B  b
8 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B D -
9 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D  b
10 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
11 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
12 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D  b
13 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D  b
14 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A  b
15 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
16 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C  b
17 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B  b
18 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
19 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
20 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C  b

FEN BİLİMLERİ   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D B -
2 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A A +
3 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B B +
4 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C  b
5 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D B -
6 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B A -
7 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B  b
8 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L D +
9 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B C -
10 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D C -
11 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A C -
12 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A A +
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D C -
14 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A B -
15 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D A -
16 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C D -
17 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C B -
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D D +
19 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A A +
20 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C A -



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU CANPOLAT 35 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
189,987 316,640 12 15 94 104 10589

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,65 4,57 6,12

İngilizce 10 1 1 0,67 7 1,96 2,27 5,55

Fen 20 5 12 1,00 5 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 31 25 22,67 25 27,10 27,35 50,01
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B B +
2 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
3 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
4 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
5 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
6 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D  b
7 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B B +
8 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D D +
9 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
10 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
12 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +
13 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D  b
14 Metnin içeriğini yorumlar. A A +
15 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B B +
16 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
17 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
18 Yazdıklarını düzenler. B D -
19 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C  b
20 Yazdıklarını düzenler. B D -

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( B Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C B -
2 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D A -
3 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B A -
4 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B B +
5 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A A +
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B B +
7 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A D -
8 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D A -
9 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D D +
10 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D B -

DİN KÜLTÜRÜ   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C B -
2 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B C -
3 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A A +
4 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
5 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C C +
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A C -
7 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B B +
8 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D C -
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D D +
10 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +

İNGİLİZCE   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A  b
2 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D  b
3 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D  b
4 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C  b
5 Students will be able to exchange information about the Internet. C  b
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C  b
7 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C  b
8 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A  b
9 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B C -
10 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +

FEN BİLİMLERİ   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D B -
2 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A B -
3 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C C +
4 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A C -
5 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D B -
6 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A A +
7 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D D +
8 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B C -
9 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D C -
10 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B C -
11 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C B -
12 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C C +
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D B -
14 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A B -
15 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B A -
16 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L  b
17 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C  b
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B  b
19 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D D +
20 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A B -



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU ZAN 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
202,077 316,640 9 10 78 86 10287

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,65 4,57 6,12

İngilizce 10 4 3 3,00 30 1,96 2,27 5,55

Matematik 20 1 6 -1,00 -5 1,90 1,55 8,49

Fen 20 8 11 4,33 22 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 38 35 26,33 29 27,10 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B B +
2 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
3 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
4 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
5 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
6 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D D +
7 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B B +
8 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D D +
9 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
10 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
12 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +
13 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D C -
14 Metnin içeriğini yorumlar. A B -
15 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B D -
16 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C B -
17 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
18 Yazdıklarını düzenler. B D -
19 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
20 Yazdıklarını düzenler. B B +

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( B Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C B -
2 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D B -
3 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B B +
4 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B C -
5 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A A +
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B C -
7 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A A +
8 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D D +
9 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D C -
10 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D A -

DİN KÜLTÜRÜ   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C C +
2 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B A -
3 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A A +
4 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
5 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C A -
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A A +
7 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B B +
8 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D A -
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D B -
10 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +

İNGİLİZCE   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A D -
2 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D B -
3 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D D +
4 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C  b
5 Students will be able to exchange information about the Internet. C C +
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C  b
7 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C D -
8 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A  b
9 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +
10 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +

MATEMATİK   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C B -
2 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A  b
3 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B D -
4 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B D -
5 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D  b
6 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
7 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C  b
8 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
9 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C  b
10 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
11 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A  b
12 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D  b
13 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
14 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D A -
15 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B D -
16 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C C +
17 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B  b
18 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B D -
19 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
20 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B  b

FEN BİLİMLERİ   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D A -
2 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A D -
3 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C C +
4 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A B -
5 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D C -
6 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A B -
7 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D  b
8 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B A -
9 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D D +
10 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B C -
11 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C A -
12 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C C +
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D A -
14 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A D -
15 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B B +
16 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L D +
17 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C C +
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B B +
19 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D C -
20 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A A +



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EFECAN BARTİK 43 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,603 316,640 10 12 86 95 10424

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 2 5 0,33 3 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,65 4,57 6,12

Matematik 20 1 1 0,67 3 1,90 1,55 8,49

Fen 20 7 10 3,67 18 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 30 24 22,00 24 27,10 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B B +
2 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C  b
3 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
4 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
5 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
6 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D C -
7 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B  b
8 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D D +
9 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
10 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
12 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +
13 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D D +
14 Metnin içeriğini yorumlar. A A +
15 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B B +
16 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
17 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
18 Yazdıklarını düzenler. B D -
19 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C D -
20 Yazdıklarını düzenler. B A -

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( B Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C C +
2 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D C -
3 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B B +
4 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B A -
5 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A  b
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B  b
7 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A  b
8 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D B -
9 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D A -
10 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D C -

DİN KÜLTÜRÜ   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C B -
2 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B C -
3 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A B -
4 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
5 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C C +
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A A +
7 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B B +
8 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D B -
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D D +
10 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +

MATEMATİK   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C  b
2 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A  b
3 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B D -
4 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B  b
5 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D  b
6 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
7 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C  b
8 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
9 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C  b
10 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
11 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A  b
12 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D  b
13 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
14 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D  b
15 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B  b
16 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C C +
17 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B  b
18 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B  b
19 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
20 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B  b

FEN BİLİMLERİ   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D D +
2 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A C -
3 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C C +
4 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A C -
5 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D B -
6 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A  b
7 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D D +
8 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B A -
9 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D  b
10 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B C -
11 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C A -
12 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C D -
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D C -
14 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A D -
15 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B B +
16 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L B +
17 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C  b
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B B +
19 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D C -
20 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A A +



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÇLK 44 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,757 316,640 2 2 20 21 6075

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,65 4,57 6,12

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,96 2,27 5,55

Matematik 20 7 4 5,67 28 1,90 1,55 8,49

Fen 20 13 7 10,67 53 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 63 18 57,00 63 27,10 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
3 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B B +
4 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D D +
5 Metnin içeriğini yorumlar. A A +
6 Yazdıklarını düzenler. B B +
7 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
8 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
9 Yazdıklarını düzenler. B B +
10 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
11 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
12 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B B +
13 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
14 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
15 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
16 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
17 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D D +
18 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D D +
19 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B B +
20 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( A Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A A +
2 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D D +
3 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D A -
4 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D D +
5 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C C +
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D B -
7 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B B +
8 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A A +
9 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B B +
10 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B B +

DİN KÜLTÜRÜ   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
2 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A A +
3 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +
4 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D D +
5 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D D +
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B B +
7 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C C +
8 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B A -
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A A +
10 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C C +

İNGİLİZCE   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C D -
2 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A A +
3 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +
4 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A C -
5 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C B -
7 Students will be able to exchange information about the Internet. C C +
8 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D A -
9 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C C +
10 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D D +

MATEMATİK   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B  b
2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B  b
3 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A  b
4 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C C +
5 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C C +
6 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B D -
7 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B A -
8 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B D -
9 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D D +
10 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
11 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A A +
12 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D D +
13 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D D +
14 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A A +
15 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
16 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C  b
17 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B A -
18 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
19 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
20 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C  b

FEN BİLİMLERİ   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D C -
2 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A A +
3 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B D -
4 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C C +
5 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D B -
6 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B B +
7 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B B +
8 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L D +
9 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B C -
10 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D D +
11 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A A +
12 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A D -
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D C -
14 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A A +
15 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D D +
16 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C C +
17 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C C +
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D D +
19 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A B -
20 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇİÇEK 45 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
151,540 316,640 16 19 115 132 11376

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 5 5 3,33 33 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,65 4,57 6,12

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 1,96 2,27 5,55

Matematik 20 1 6 -1,00 -5 1,90 1,55 8,49

Fen 20 6 11 2,33 12 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 26 37 13,67 15 27,10 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B B +
2 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
3 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
4 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
5 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
6 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D A -
7 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B  b
8 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D A -
9 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
10 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C B -
12 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +
13 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D A -
14 Metnin içeriğini yorumlar. A D -
15 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B B +
16 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C B -
17 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A  b
18 Yazdıklarını düzenler. B A -
19 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
20 Yazdıklarını düzenler. B D -

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( B Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C C +
2 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D B -
3 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B D -
4 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B B +
5 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A A +
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B B +
7 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A B -
8 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D B -
9 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D D +
10 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D A -

DİN KÜLTÜRÜ   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C  b
2 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B C -
3 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A D -
4 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
5 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C A -
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A C -
7 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B A -
8 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D D +
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D D +
10 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +

İNGİLİZCE   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A  b
2 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D  b
3 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D  b
4 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C  b
5 Students will be able to exchange information about the Internet. C  b
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C  b
7 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C  b
8 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A B -
9 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B  b
10 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B D -

MATEMATİK   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C  b
2 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A  b
3 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B  b
4 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B  b
5 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D A -
6 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
7 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C A -
8 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A B -
9 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C B -
10 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
11 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A B -
12 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D D +
13 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
14 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D  b
15 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B  b
16 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C A -
17 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B  b
18 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B  b
19 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
20 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B  b

FEN BİLİMLERİ   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D A -
2 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A C -
3 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C  b
4 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A A +
5 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D D +
6 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A A +
7 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D B -
8 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B A -
9 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D C -
10 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B A -
11 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C C +
12 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C C +
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D C -
14 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A B -
15 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B D -
16 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L D +
17 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C  b
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B  b
19 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D C -
20 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A B -



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FİLİZ BUDAK 53 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
284,833 316,640 3 3 34 36 7973

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 3 6 1,00 10 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,65 4,57 6,12

İngilizce 10 5 4 3,67 37 1,96 2,27 5,55

Matematik 20 4 6 2,00 10 1,90 1,55 8,49

Fen 20 13 4 11,67 58 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 50 25 41,67 46 27,10 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B B +
2 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
3 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
4 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
5 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
6 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D D +
7 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B B +
8 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D D +
9 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
10 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
12 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +
13 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D D +
14 Metnin içeriğini yorumlar. A A +
15 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B D -
16 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
17 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
18 Yazdıklarını düzenler. B D -
19 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
20 Yazdıklarını düzenler. B B +

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( B Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C C +
2 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D C -
3 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B  b
4 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B C -
5 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A A +
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B D -
7 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A D -
8 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D D +
9 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D A -
10 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D C -

DİN KÜLTÜRÜ   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C C +
2 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B C -
3 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A A +
4 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
5 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C C +
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A A +
7 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B C -
8 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D D +
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D B -
10 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +

İNGİLİZCE   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A A +
2 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D  b
3 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D A -
4 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C C +
5 Students will be able to exchange information about the Internet. C C +
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C D -
7 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C C +
8 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A C -
9 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +
10 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B A -

MATEMATİK   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C C +
2 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A  b
3 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B  b
4 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B  b
5 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D D +
6 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
7 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C C +
8 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
9 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C A -
10 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
11 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A  b
12 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D C -
13 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
14 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D A -
15 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B A -
16 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C C +
17 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B C -
18 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B A -
19 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
20 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B  b

FEN BİLİMLERİ   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D D +
2 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A A +
3 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C C +
4 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A A +
5 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D C -
6 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A  b
7 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D  b
8 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B B +
9 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D D +
10 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B B +
11 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C A -
12 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C C +
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D  b
14 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A D -
15 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B B +
16 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L B +
17 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C A -
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B B +
19 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D D +
20 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A A +



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HATİÇE OĞUL 58 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,797 316,640 4 4 35 37 8054

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,65 4,57 6,12

İngilizce 10 2 2 1,33 13 1,96 2,27 5,55

Matematik 20 5 3 4,00 20 1,90 1,55 8,49

Fen 20 11 8 8,33 42 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 48 23 40,33 45 27,10 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
3 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B B +
4 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D D +
5 Metnin içeriğini yorumlar. A A +
6 Yazdıklarını düzenler. B D -
7 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
8 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
9 Yazdıklarını düzenler. B B +
10 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
11 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
12 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B B +
13 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
14 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
15 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
16 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
17 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D D +
18 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D D +
19 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B B +
20 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( A Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A D -
2 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D A -
3 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D A -
4 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D D +
5 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C D -
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D A -
7 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B B +
8 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A C -
9 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B B +
10 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B B +

DİN KÜLTÜRÜ   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B D -
2 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A A +
3 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +
4 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D D +
5 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D D +
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B C -
7 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C C +
8 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B B +
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A A +
10 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C D -

İNGİLİZCE   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C  b
2 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A A +
3 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B  b
4 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A  b
5 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B C -
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C D -
7 Students will be able to exchange information about the Internet. C C +
8 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D  b
9 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C  b
10 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D  b

MATEMATİK   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B  b
2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B  b
3 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A B -
4 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C  b
5 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C C +
6 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B B +
7 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B C -
8 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B B +
9 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D C -
10 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
11 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
12 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D D +
13 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D  b
14 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A  b
15 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
16 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C  b
17 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B  b
18 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
19 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
20 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C C +

FEN BİLİMLERİ   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D  b
2 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A D -
3 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B D -
4 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C C +
5 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D B -
6 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B B +
7 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B B +
8 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L D +
9 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B D -
10 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D D +
11 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A C -
12 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A A +
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D C -
14 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A A +
15 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D C -
16 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C C +
17 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C C +
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D D +
19 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A B -
20 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİVDA ZAN 47 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,940 316,640 14 17 103 116 10984

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 3 5 1,33 13 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,65 4,57 6,12

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,96 2,27 5,55

Fen 20 6 8 3,33 17 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 26 32 15,33 17 27,10 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN İNG FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
3 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B B +
4 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D B -
5 Metnin içeriğini yorumlar. A A +
6 Yazdıklarını düzenler. B D -
7 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
8 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
9 Yazdıklarını düzenler. B D -
10 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C B -
11 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C B -
12 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B D -
13 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
14 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
15 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
16 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
17 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D D +
18 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D A -
19 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B B +
20 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( A Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A C -
2 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D  b
3 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D  b
4 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D C -
5 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C C +
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D A -
7 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B B +
8 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A A +
9 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B A -
10 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B A -

DİN KÜLTÜRÜ   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
2 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A C -
3 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +
4 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D A -
5 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D A -
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B C -
7 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C A -
8 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B C -
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A A +
10 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C B -

İNGİLİZCE   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C B -
2 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A D -
3 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +
4 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A B -
5 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B C -
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C  b
7 Students will be able to exchange information about the Internet. C A -
8 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D  b
9 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C  b
10 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D  b

FEN BİLİMLERİ   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D  b
2 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A  b
3 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B B +
4 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C D -
5 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D C -
6 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B A -
7 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B C -
8 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L D +
9 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B A -
10 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D C -
11 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A A +
12 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A C -
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D  b
14 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A  b
15 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D  b
16 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C A -
17 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C C +
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D D +
19 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A A +
20 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C  b



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ÖZDEMİR 70 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
188,967 316,640 13 16 96 106 10614

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 1 9 -2,00 -20 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,65 4,57 6,12

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,96 2,27 5,55

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 1,90 1,55 8,49

Fen 20 7 9 4,00 20 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 31 35 19,33 21 27,10 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
3 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B D -
4 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D B -
5 Metnin içeriğini yorumlar. A A +
6 Yazdıklarını düzenler. B D -
7 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
8 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
9 Yazdıklarını düzenler. B B +
10 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C  b
11 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
12 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B B +
13 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
14 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
15 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
16 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
17 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D D +
18 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D B -
19 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B  b
20 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( A Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A B -
2 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D C -
3 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D A -
4 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D D +
5 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C B -
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D C -
7 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B A -
8 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A C -
9 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B D -
10 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B A -

DİN KÜLTÜRÜ   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
2 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A A +
3 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +
4 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D D +
5 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D D +
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B C -
7 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C B -
8 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B C -
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A B -
10 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C A -

İNGİLİZCE   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C  b
2 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A A +
3 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +
4 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A D -
5 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C  b
7 Students will be able to exchange information about the Internet. C D -
8 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D A -
9 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C B -
10 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D  b

MATEMATİK   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B  b
2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B  b
3 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A  b
4 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C  b
5 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C C +
6 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B D -
7 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B A -
8 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B D -
9 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D A -
10 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
11 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
12 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D  b
13 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D  b
14 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A  b
15 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
16 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C  b
17 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B  b
18 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
19 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
20 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C  b

FEN BİLİMLERİ   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D C -
2 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A C -
3 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B B +
4 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C C +
5 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D D +
6 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B  b
7 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B C -
8 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L D +
9 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B B +
10 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D  b
11 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A B -
12 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A B -
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D C -
14 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A A +
15 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D C -
16 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C  b
17 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C A -
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D  b
19 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A C -
20 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR ORMAN 800 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
140,300 316,640 21 24 125 143 11551

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 0 4 -1,33 -13 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,65 4,57 6,12

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 1,96 2,27 5,55

Matematik 20 1 0 1,00 5 1,90 1,55 8,49

Fen 20 3 10 -0,33 -2 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 19 30 9,00 10 27,10 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B D -
2 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
3 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
4 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
5 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
6 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D A -
7 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B D -
8 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D A -
9 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
10 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
12 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +
13 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D A -
14 Metnin içeriğini yorumlar. A D -
15 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B C -
16 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
17 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
18 Yazdıklarını düzenler. B D -
19 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C D -
20 Yazdıklarını düzenler. B D -

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( B Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C  b
2 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D  b
3 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B A -
4 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B A -
5 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A B -
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B  b
7 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A  b
8 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D A -
9 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D  b
10 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D  b

DİN KÜLTÜRÜ   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C B -
2 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B B +
3 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A A +
4 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
5 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C A -
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A A +
7 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B C -
8 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D B -
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D  b
10 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +

İNGİLİZCE   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A  b
2 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D  b
3 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D  b
4 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C  b
5 Students will be able to exchange information about the Internet. C  b
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C  b
7 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C  b
8 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A  b
9 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B D -
10 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B D -

MATEMATİK   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C  b
2 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A  b
3 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B  b
4 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B  b
5 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D  b
6 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
7 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C  b
8 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
9 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C  b
10 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
11 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A  b
12 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D  b
13 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
14 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D  b
15 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B  b
16 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C  b
17 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B  b
18 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B  b
19 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
20 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B B +

FEN BİLİMLERİ   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D  b
2 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A D -
3 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C  b
4 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A C -
5 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D C -
6 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A  b
7 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D A -
8 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B A -
9 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D  b
10 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B B +
11 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C A -
12 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C D -
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D  b
14 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A  b
15 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B A -
16 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L B +
17 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C  b
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B D -
19 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D A -
20 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A A +



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR URALKAVA 81 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
145,590 316,640 19 22 123 140 11474

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 5 8,33 42 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 4 6 2,00 20 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,65 4,57 6,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,96 2,27 5,55

Matematik 20 1 2 0,33 2 1,90 1,55 8,49

Fen 20 2 11 -1,67 -8 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 25 36 13,00 14 27,10 27,35 50,01
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D  b
2 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
3 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B  b
4 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D  b
5 Metnin içeriğini yorumlar. A D -
6 Yazdıklarını düzenler. B C -
7 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C B -
8 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
9 Yazdıklarını düzenler. B B +
10 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C D -
11 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
12 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B C -
13 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
14 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A  b
15 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
16 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
17 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D D +
18 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D  b
19 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B B +
20 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( A Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A D -
2 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D C -
3 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D D +
4 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D D +
5 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C C +
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D C -
7 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B D -
8 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A A +
9 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B C -
10 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B A -

DİN KÜLTÜRÜ   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
2 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A A +
3 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +
4 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D C -
5 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D D +
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B C -
7 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C B -
8 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B A -
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A C -
10 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C D -

İNGİLİZCE   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C D -
2 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A A +
3 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +
4 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A C -
5 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C D -
7 Students will be able to exchange information about the Internet. C B -
8 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D D +
9 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C B -
10 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D A -

MATEMATİK   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B B +
2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B  b
3 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A D -
4 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C  b
5 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C A -
6 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B  b
7 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B  b
8 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B  b
9 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D  b
10 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
11 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
12 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D  b
13 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D  b
14 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A  b
15 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
16 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C  b
17 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B  b
18 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
19 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
20 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C  b

FEN BİLİMLERİ   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D A -
2 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A D -
3 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B B +
4 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C B -
5 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D A -
6 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B D -
7 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B C -
8 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L C -
9 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B D -
10 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D C -
11 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A A +
12 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A  b
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D  b
14 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A B -
15 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D  b
16 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C A -
17 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C  b
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D  b
19 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A  b
20 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C  b



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROJDA BİNGEL 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,740 316,640 5 5 36 38 8175

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 6 3 5,00 50 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,65 4,57 6,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 1,96 2,27 5,55

Matematik 20 3 4 1,67 8 1,90 1,55 8,49

Fen 20 10 7 7,67 38 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 54 19 47,67 53 27,10 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
3 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B B +
4 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D D +
5 Metnin içeriğini yorumlar. A A +
6 Yazdıklarını düzenler. B A -
7 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C B -
8 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
9 Yazdıklarını düzenler. B B +
10 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
11 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
12 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B B +
13 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
14 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
15 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
16 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
17 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D D +
18 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D D +
19 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B B +
20 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( A Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A A +
2 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D A -
3 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D A -
4 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D D +
5 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C C +
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D C -
7 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B B +
8 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A A +
9 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B  b
10 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B B +

DİN KÜLTÜRÜ   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
2 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A A +
3 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +
4 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D D +
5 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D D +
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B B +
7 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C C +
8 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B A -
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A A +
10 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C C +

İNGİLİZCE   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C C +
2 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A A +
3 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +
4 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A A +
5 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C C +
7 Students will be able to exchange information about the Internet. C C +
8 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D A -
9 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C C +
10 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D A -

MATEMATİK   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B D -
2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B  b
3 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A  b
4 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C  b
5 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C C +
6 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B  b
7 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B  b
8 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B A -
9 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D  b
10 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C C +
11 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
12 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D A -
13 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D A -
14 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A A +
15 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
16 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C  b
17 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B  b
18 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
19 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
20 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C  b

FEN BİLİMLERİ   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D B -
2 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A  b
3 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B  b
4 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C  b
5 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D B -
6 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B B +
7 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B A -
8 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L D +
9 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B B +
10 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D B -
11 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A A +
12 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A A +
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D C -
14 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A A +
15 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D C -
16 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C C +
17 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C C +
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D D +
19 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A B -
20 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME
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Öğrenci Numara Sınıf
SELİN Ş*V POLAT 87 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
258,510 316,640 7 7 42 44 8780

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 6 4 4,67 47 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,65 4,57 6,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,96 2,27 5,55

Matematik 20 3 1 2,67 13 1,90 1,55 8,49

Fen 20 8 11 4,33 22 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 49 24 41,00 46 27,10 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
3 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B B +
4 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D D +
5 Metnin içeriğini yorumlar. A A +
6 Yazdıklarını düzenler. B D -
7 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
8 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
9 Yazdıklarını düzenler. B B +
10 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C D -
11 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
12 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B B +
13 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
14 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
15 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
16 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
17 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D D +
18 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D D +
19 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B B +
20 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( A Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A A +
2 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D A -
3 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D A -
4 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D D +
5 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C C +
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D B -
7 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B B +
8 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A A +
9 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B A -
10 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B B +

DİN KÜLTÜRÜ   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
2 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A A +
3 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +
4 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D D +
5 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D D +
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B C -
7 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C C +
8 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B B +
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A A +
10 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C C +

İNGİLİZCE   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C A -
2 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A A +
3 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B A -
4 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A C -
5 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C C +
7 Students will be able to exchange information about the Internet. C C +
8 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D A -
9 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C B -
10 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D D +

MATEMATİK   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B  b
2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B  b
3 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A  b
4 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C  b
5 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C  b
6 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B B +
7 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B B +
8 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B  b
9 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D  b
10 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
11 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A C -
12 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D D +
13 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D  b
14 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A  b
15 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
16 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C  b
17 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B  b
18 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
19 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
20 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C  b

FEN BİLİMLERİ   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D  b
2 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A A +
3 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B D -
4 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C A -
5 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D B -
6 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B B +
7 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B A -
8 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L D +
9 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B A -
10 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D C -
11 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A A +
12 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A A +
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D C -
14 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A A +
15 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D C -
16 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C B -
17 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C B -
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D D +
19 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A B -
20 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C C +



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SİDAR METİN 32 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,337 316,640 6 6 40 42 8473

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 7 3 6,00 60 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,65 4,57 6,12

İngilizce 10 1 3 0,00 0 1,96 2,27 5,55

Matematik 20 7 4 5,67 28 1,90 1,55 8,49

Fen 20 12 8 9,33 47 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 46 29 36,33 40 27,10 27,35 50,01

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B D -
2 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
3 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
4 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
5 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
6 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D C -
7 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B B +
8 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D D +
9 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
10 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
12 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +
13 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D D +
14 Metnin içeriğini yorumlar. A A +
15 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B D -
16 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C B -
17 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
18 Yazdıklarını düzenler. B B +
19 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C D -
20 Yazdıklarını düzenler. B B +

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( B Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C B -
2 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D C -
3 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B B +
4 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B B +
5 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A A +
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B B +
7 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A A +
8 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D C -
9 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D D +
10 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D D +

DİN KÜLTÜRÜ   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C B -
2 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B C -
3 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A A +
4 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
5 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C C +
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A C -
7 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B A -
8 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D D +
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D A -
10 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A C -

İNGİLİZCE   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A A +
2 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D  b
3 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D  b
4 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C  b
5 Students will be able to exchange information about the Internet. C A -
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C D -
7 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C  b
8 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A  b
9 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B D -
10 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B  b

MATEMATİK   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C C +
2 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A  b
3 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B D -
4 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B A -
5 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D D +
6 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A A +
7 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C D -
8 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
9 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C  b
10 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
11 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A  b
12 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D C -
13 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
14 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D  b
15 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B B +
16 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C C +
17 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B B +
18 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B B +
19 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
20 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B  b

FEN BİLİMLERİ   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D D +
2 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A C -
3 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C C +
4 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A C -
5 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D D +
6 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A D -
7 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D A -
8 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B B +
9 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D D +
10 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B B +
11 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C C +
12 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C C +
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D D +
14 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A D -
15 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B A -
16 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L D +
17 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C B -
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B D -
19 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D D +
20 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A A +



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM AGİNEL 88 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
145,947 316,640 18 21 122 139 11470

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 3 9,00 45 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 3 2 2,33 23 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,65 4,57 6,12

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 1,96 2,27 5,55

Matematik 20 1 3 0,00 0 1,90 1,55 8,49

Fen 20 3 12 -1,00 -5 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 21 27 12,00 13 27,10 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
3 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B  b
4 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D  b
5 Metnin içeriğini yorumlar. A A +
6 Yazdıklarını düzenler. B  b
7 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C B -
8 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
9 Yazdıklarını düzenler. B B +
10 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C  b
11 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C A -
12 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B B +
13 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
14 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
15 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
16 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C B -
17 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D  b
18 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D  b
19 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B  b
20 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( A Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A  b
2 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D A -
3 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D D +
4 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D  b
5 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C  b
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D B -
7 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B  b
8 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A  b
9 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B B +
10 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B B +

DİN KÜLTÜRÜ   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
2 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A A +
3 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +
4 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D C -
5 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D  b
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B D -
7 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C C +
8 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B C -
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A C -
10 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C A -

İNGİLİZCE   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C  b
2 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A D -
3 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B  b
4 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A  b
5 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B D -
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C  b
7 Students will be able to exchange information about the Internet. C  b
8 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D  b
9 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C  b
10 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D  b

MATEMATİK   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B A -
2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B B +
3 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A D -
4 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C  b
5 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C D -
6 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B  b
7 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B  b
8 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B  b
9 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D  b
10 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
11 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
12 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D  b
13 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D  b
14 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A  b
15 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
16 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C  b
17 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B  b
18 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
19 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
20 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C  b

FEN BİLİMLERİ   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D B -
2 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A  b
3 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B D -
4 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C  b
5 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D C -
6 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B A -
7 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B D -
8 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L A -
9 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B B +
10 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D C -
11 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A  b
12 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A A +
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D C -
14 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A  b
15 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D A -
16 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C  b
17 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C C +
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D A -
19 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A C -
20 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C D -



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUNA DALLI 89 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,717 316,640 8 9 69 74 9930

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 3 11,00 55 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 5 1 4,67 47 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 4,65 4,57 6,12

İngilizce 10 2 3 1,00 10 1,96 2,27 5,55

Matematik 20 3 2 2,33 12 1,90 1,55 8,49

Fen 20 7 5 5,33 27 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 33 17 27,33 30 27,10 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B B +
2 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
3 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
4 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
5 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C B -
6 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D  b
7 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B D -
8 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D D +
9 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
10 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
12 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +
13 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D  b
14 Metnin içeriğini yorumlar. A  b
15 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B D -
16 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
17 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
18 Yazdıklarını düzenler. B B +
19 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C  b
20 Yazdıklarını düzenler. B  b

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( B Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C C +
2 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D B -
3 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B  b
4 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B B +
5 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A A +
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B B +
7 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A A +
8 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D  b
9 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D  b
10 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D  b

DİN KÜLTÜRÜ   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C B -
2 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B B +
3 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A  b
4 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
5 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C C +
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A C -
7 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B C -
8 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D D +
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D  b
10 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A  b

İNGİLİZCE   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A C -
2 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D B -
3 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D D +
4 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C  b
5 Students will be able to exchange information about the Internet. C D -
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C  b
7 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C  b
8 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A  b
9 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B  b
10 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +

MATEMATİK   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C C +
2 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A  b
3 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B  b
4 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B A -
5 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D B -
6 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
7 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C  b
8 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
9 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C  b
10 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
11 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A A +
12 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D D +
13 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
14 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D  b
15 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B  b
16 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C  b
17 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B  b
18 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B  b
19 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
20 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B  b

FEN BİLİMLERİ   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D D +
2 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A B -
3 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C C +
4 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A B -
5 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D * -
6 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A A +
7 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D D +
8 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B  b
9 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D  b
10 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B C -
11 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C  b
12 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C  b
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D  b
14 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A A +
15 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B B +
16 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L C -
17 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C  b
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B  b
19 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D  b
20 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A A +



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ZAN 125 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,400 316,640 1 1 14 15 5263

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 8 2 7,33 73 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,65 4,57 6,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 1,96 2,27 5,55

Matematik 20 11 5 9,33 47 1,90 1,55 8,49

Fen 20 13 7 10,67 53 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 69 17 63,33 70 27,10 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B B +
2 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
3 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
4 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
5 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
6 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D D +
7 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B B +
8 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D D +
9 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
10 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
12 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +
13 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D D +
14 Metnin içeriğini yorumlar. A A +
15 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B C -
16 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C B -
17 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
18 Yazdıklarını düzenler. B B +
19 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
20 Yazdıklarını düzenler. B B +

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( B Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C C +
2 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D D +
3 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B B +
4 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B B +
5 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A A +
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B B +
7 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A D -
8 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D C -
9 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D D +
10 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D D +

DİN KÜLTÜRÜ   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C C +
2 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B B +
3 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A A +
4 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
5 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C C +
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A A +
7 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B B +
8 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D D +
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D D +
10 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +

İNGİLİZCE   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A A +
2 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D D +
3 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D D +
4 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C C +
5 Students will be able to exchange information about the Internet. C C +
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C B -
7 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C C +
8 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A A +
9 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +
10 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +

MATEMATİK   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C C +
2 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A B -
3 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B D -
4 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B A -
5 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D D +
6 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A A +
7 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C C +
8 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A A +
9 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C A -
10 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
11 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A A +
12 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D D +
13 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
14 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D D +
15 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B D -
16 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C C +
17 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B  b
18 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B B +
19 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
20 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B B +

FEN BİLİMLERİ   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D D +
2 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A B -
3 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C C +
4 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A A +
5 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D C -
6 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A A +
7 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D D +
8 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B B +
9 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D D +
10 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B A -
11 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C A -
12 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C C +
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D D +
14 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A D -
15 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B C -
16 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L B +
17 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C C +
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B D -
19 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D D +
20 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A A +



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BASUT 133 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,710 316,640 11 14 91 101 10492

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 5 5 3,33 33 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,65 4,57 6,12

İngilizce 10 2 3 1,00 10 1,96 2,27 5,55

Matematik 20 4 5 2,33 12 1,90 1,55 8,49

Fen 20 6 14 1,33 7 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 36 37 23,67 26 27,10 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
3 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B A -
4 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D  b
5 Metnin içeriğini yorumlar. A B -
6 Yazdıklarını düzenler. B B +
7 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
8 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
9 Yazdıklarını düzenler. B B +
10 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C D -
11 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C B -
12 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B B +
13 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
14 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A B -
15 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
16 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
17 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D D +
18 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D A -
19 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B B +
20 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( A Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A A +
2 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D D +
3 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D D +
4 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D C -
5 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C C +
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D C -
7 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B A -
8 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A B -
9 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B B +
10 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B D -

DİN KÜLTÜRÜ   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
2 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A A +
3 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +
4 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D D +
5 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D B -
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B A -
7 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C C +
8 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B B +
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A C -
10 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C D -

İNGİLİZCE   ( A Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C C +
2 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A D -
3 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B  b
4 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A  b
5 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B  b
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C A -
7 Students will be able to exchange information about the Internet. C C +
8 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D  b
9 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C D -
10 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D  b

MATEMATİK   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B  b
2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B  b
3 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A  b
4 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C C +
5 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C  b
6 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B A -
7 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B  b
8 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B B +
9 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D  b
10 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
11 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A B -
12 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D D +
13 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D C -
14 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A  b
15 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A D -
16 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C C +
17 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B D -
18 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
19 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
20 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C  b

FEN BİLİMLERİ   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D A -
2 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A C -
3 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B C -
4 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C A -
5 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D B -
6 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B A -
7 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B B +
8 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L A -
9 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B D -
10 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D C -
11 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A D -
12 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A B -
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D D +
14 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A A +
15 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D D +
16 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C B -
17 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C D -
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D D +
19 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A A +
20 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C D -



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. KURUMSAL DENEME

KARS / KARS MERKEZ / Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AYDIN 149 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
157,173 316,640 15 18 113 129 11300

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 21 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 3 12,00 60 12,21 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 2 8 -0,67 -7 2,43 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,65 4,57 6,12

Matematik 20 0 5 -1,67 -8 1,90 1,55 8,49

Fen 20 4 9 1,00 5 4,32 4,33 10,19

Toplam: 90 23 30 13,00 14 27,10 27,35 50,01
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TÜR SOS DİN MAT FEN

Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( A Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
2 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
3 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B C -
4 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D D +
5 Metnin içeriğini yorumlar. A A +
6 Yazdıklarını düzenler. B B +
7 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
8 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A  b
9 Yazdıklarını düzenler. B B +
10 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C  b
11 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C  b
12 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B C -
13 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
14 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
15 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
16 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
17 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D D +
18 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D  b
19 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B A -
20 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( A Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A D -
2 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D A -
3 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D D +
4 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D C -
5 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C B -
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D C -
7 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B C -
8 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A A +
9 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B A -
10 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B D -

DİN KÜLTÜRÜ   ( A Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
2 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A A +
3 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +
4 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D C -
5 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D  b
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B D -
7 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C B -
8 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B C -
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A C -
10 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C C +

MATEMATİK   ( A Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B  b
2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B  b
3 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A C -
4 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C  b
5 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C  b
6 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B  b
7 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B  b
8 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B C -
9 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D  b
10 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C  b
11 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A B -
12 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D  b
13 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D  b
14 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A  b
15 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
16 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C D -
17 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B  b
18 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A  b
19 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
20 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C A -

FEN BİLİMLERİ   ( A Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D  b
2 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A C -
3 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B  b
4 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C D -
5 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D C -
6 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B  b
7 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B  b
8 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L C -
9 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B B +
10 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D D +
11 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A  b
12 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A D -
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D D +
14 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A  b
15 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D D +
16 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C  b
17 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C B -
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D C -
19 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A D -
20 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C B -
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Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR DEMİR 52 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
199,943 316,640 1 11 80 88 10339

Puanı Hesaplanan: 24 145 178 12237

Katılımlar: 1 24 145 178 12247

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,00 12,50 15,07

Sosyal Bilgiler 10 3 7 0,67 7 0,67 2,54 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 4,57 6,12

İngilizce 10 5 3 4,00 40 4,00 2,27 5,55

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 -0,33 1,55 8,49

Fen 20 7 9 4,00 20 4,00 4,33 10,19

Toplam: 90 37 32 26,33 29 26,33 27,35 50,01
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TÜRKÇE   ( B Kitapçığı )

Türkçe DC ÖC ?

1 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. B B +
2 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C D -
3 Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. D D +
4 Metindeki söz sanatlarını tespit eder. A A +
5 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
6 Cümlenin ögelerini ayırt eder. D A -
7 Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. B B +
8 Metindeki yardımcı fikirleri belirler. D D +
9 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. C C +
10 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. D D +
11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. C C +
12 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. A A +
13 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. D B -
14 Metnin içeriğini yorumlar. A A +
15 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. B B +
16 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C C +
17 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. A A +
18 Yazdıklarını düzenler. B D -
19 Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. C B -
20 Yazdıklarını düzenler. B D -

T.C. İNKILAP TARİHİ   ( B Kitapçığı )

Sosyal Bilgiler DC ÖC ?

1 Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.C C +
2 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. D A -
3 Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. B A -
4 Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. B A -
5 Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. A A +
6 Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. B C -
7 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. A B -
8 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. D D +
9 Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.D C -
10 Misakı milli'nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile ulusal egemenlik" ve "tam bağımsızlık" ilkeleri ile ilişkilendirir."D A -

DİN KÜLTÜRÜ   ( B Kitapçığı )

Din K.ve A.B. DC ÖC ?

1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. C B -
2 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. B B +
3 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. A A +
4 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. B B +
5 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. C C +
6 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. A A +
7 Maûn suresini okur, anlamını söyler. B A -
8 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. D A -
9 Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. D D +
10 İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. A A +

İNGİLİZCE   ( B Kitapçığı )

İngilizce DC ÖC ?

1 Students will be able to understand short and simple texts about friendship. A A +
2 Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. D  b
3 Students will be able to express what they prefer, like and dislike. D  b
4 Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. C A -
5 Students will be able to exchange information about the Internet. C C +
6 Students will be able to exchange information about the Internet. C C +
7 Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. C D -
8 Students will be able to find specific information about the Internet in various texts. A C -
9 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +
10 Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. B B +

MATEMATİK   ( B Kitapçığı )

Matematik DC ÖC ?

1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.C  b
2 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.A  b
3 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. B  b
4 Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.B  b
5 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. D  b
6 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A C -
7 Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.C  b
8 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. A  b
9 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. C  b
10 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. D  b
11 Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. A  b
12 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. D C -
13 Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.C B -
14 Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. D  b
15 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.B D -
16 Özdeşlikleri modellerle açıklar. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. C  b
17 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. B  b
18 Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. B  b
19 Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. A A +
20 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. B  b

FEN BİLİMLERİ   ( B Kitapçığı )

Fen DC ÖC ?

1 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. D A -
2 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.A  b
3 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. C C +
4 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. A C -
5 Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. D C -
6 Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.A B -
7 Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. D  b
8 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. B B +
9 Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. D  b
10 Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir. B B +
11 Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. C B -
12 Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. C C +
13 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.D D +
14 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.A B -
15 İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.B C -
16 Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. L D +
17 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. C  b
18 Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. B A -
19 Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.D C -
20 Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.A A +
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